
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KEPSUT Oktay Koçman Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.06 6.43 9.92 5.56 3.62 4.35 6.06 3.19 4.99 3.97 3.90 2.67 7.40 7.69 4.84 7.72 9.45 4.57 42.77 34.28 31.34 299.626

Okul Ortalaması 11.43 6.63 9.22 5.40 3.57 4.21 5.60 3.49 4.44 3.18 4.53 1.67 6.97 8.13 4.26 7.07 10.01 3.74 39.65 36.37 27.52 288.257

1 94 - ESLEM KURNAZ 7 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 16 4 14.67 85.00 5.00 83.34 475.092 - 12 1 1

2 176 - YUSUF ÖZDEMİR 7 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 19 1 18.67 15 5 13.33 74.00 15.00 69.01 439.054 - 158 3 2

3 151 - NİLSU YILMAZ 7 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 17 1 16.67 12 8 9.33 72.00 16.00 66.67 426.217 - 244 4 3

4 76 - ECRİNNİSA İŞLER 7 / C 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 5 3 4.00 15 3 14.00 9 8 6.33 65.00 17.00 59.33 396.414 - 550 9 4

5 86 - EMİRHAN KURUVIZ 7 / C 17 3 16.00 5 5 3.33 10 0 10.00 3 5 1.33 14 3 13.00 14 6 12.00 63.00 22.00 55.66 395.489 - 559 10 5

6 41 - AYŞE MELEK BULUT 7 / D 17 2 16.33 9 0 9.00 7 2 6.33 4 4 2.67 13 5 11.33 11 8 8.33 61.00 21.00 53.99 380.991 - 716 12 6

7 143 - MUSTAFA FİLİZ 7 / C 18 1 17.67 9 1 8.67 7 2 6.33 3 7 0.67 13 5 11.33 10 9 7.00 60.00 25.00 51.67 377.702 - 758 13 7

8 6 - ALİ KAAN SARI 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 12 4 10.67 10 9 7.00 62.00 22.00 54.68 376.433 - 780 14 8

9 63 - BERRUH BOZGÜL 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 13 3 12.00 9 9 6.00 61.00 22.00 53.67 373.780 - 817 15 9

10 72 - DAVUT SEREN 7 / C 17 2 16.33 7 3 6.00 8 1 7.67 4 4 2.67 12 4 10.67 11 9 8.00 59.00 23.00 51.34 373.414 - 824 16 10

11 130 - MELAHATSU KIRAL 7 / D 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 12 7 9.67 9 10 5.67 63.00 23.00 55.34 372.155 - 843 17 11

12 68 - CEYLİN GÜRLER 7 / C 16 3 15.00 5 4 3.67 9 1 8.67 5 3 4.00 13 6 11.00 10 8 7.33 58.00 25.00 49.67 366.866 - 916 18 12

13 135 - MERVE KÜPELİ 7 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 11 7 8.67 10 9 7.00 57.00 29.00 47.34 353.963 - 1099 22 13

14 62 - BERRAK ÖZDEMİR 7 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 12 4 10.67 7 9 4.00 54.00 27.00 45.00 351.052 - 1136 23 14

15 35 - AYŞE ECEM ARSLAN 7 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 4 1.67 12 3 11.00 8 8 5.33 51.00 27.00 42.00 343.793 - 1248 25 15

16 160 - SUDE NAZ DALKIRAN 7 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 9 0 9.00 5 3 4.00 7 8 4.33 10 8 7.33 54.00 26.00 45.33 340.444 - 1310 26 16

17 148 - NEVZAT GÜMÜŞ 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 0 9.00 2 4 0.67 11 8 8.33 6 11 2.33 53.00 28.00 43.67 338.562 - 1346 28 17

18 163 - TOLGA ŞABAN SAĞLAM 7 / D 17 2 16.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 1 1.67 8 3 7.00 7 10 3.67 49.00 21.00 42.00 337.465 - 1362 29 18

19 155 - SELİM ÖZDEMİR 7 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 4 2.67 13 3 12.00 9 9 6.00 49.00 32.00 38.33 333.686 - 1429 31 19

20 75 - ECRİN ÇOKAL 7 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 7 13 2.67 11 9 8.00 55.00 34.00 43.67 331.056 - 1468 33 20

21 91 - ERGÜN CAN KANDEMİR 7 / C 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 9 5.00 9 11 5.33 56.00 31.00 45.66 327.290 - 1526 34 21

22 66 - BUĞLEM ÇETİN 7 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 6 1 5.67 3 5 1.33 7 5 5.33 8 7 5.67 46.00 24.00 38.00 321.337 - 1631 36 22
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23 157 - SHAHYADDIN ISMAYILOGH 7 / C 13 3 12.00 6 4 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 9 7 6.67 7 12 3.00 49.00 31.00 38.68 319.033 - 1672 38 23

24 65 - BİLGE ERGENÇ 7 / C 15 5 13.33 5 4 3.67 7 3 6.00 3 6 1.00 8 10 4.67 7 12 3.00 45.00 40.00 31.67 304.276 - 1897 40 24

25 44 - ELİF NARİN KÖKCÜ 7 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 8 1 7.67 4 4 2.67 8 12 4.00 8 12 4.00 47.00 39.00 34.01 299.957 - 1960 41 25

26 77 - EDA BUYRUK 7 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 10 6.67 49.00 41.00 35.34 296.029 - 2019 42 26

27 82 - EMİN EREN 7 / D 14 6 12.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 9 9 6.00 7 13 2.67 41.00 47.00 25.33 294.734 - 2037 45 27

28 70 - DAMLA GÜNEŞ 7 / E 15 5 13.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 4 2.67 3 16 -2.33 11 9 8.00 45.00 42.00 31.00 290.369 - 2119 47 28

29 179 - ZEYNEP CANEL 7 / E 16 3 15.00 4 3 3.00 4 2 3.33 0 4 -1.33 2 2 1.33 6 5 4.33 32.00 19.00 25.66 290.104 - 2124 48 29

30 9687 - FATMA NAZ EREN 7 / D 12 7 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 4 4 2.67 8 8 5.33 6 13 1.67 42.00 40.00 28.67 290.075 - 2126 49 30

31 154 - ÖMÜR ERVA BARAK 7 / A 12 5 10.33 5 2 4.33 4 4 2.67 1 5 -0.67 6 9 3.00 8 6 6.00 36.00 31.00 25.66 288.515 - 2152 52 31

32 131 - MELİS ERBOZ 7 / D 12 7 9.67 4 3 3.00 6 4 4.67 3 5 1.33 6 10 2.67 9 9 6.00 40.00 38.00 27.34 288.330 - 2158 53 32

33 92 - ERVA KOÇ 7 / E 9 5 7.33 5 2 4.33 3 3 2.00 6 1 5.67 5 2 4.33 6 4 4.67 34.00 17.00 28.33 286.782 - 2181 54 33

34 23 - ANIL AKAR 7 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 44.00 46.00 28.67 285.080 - 2206 55 34

35 129 - MEHMET ÇAVUŞ 7 / E 15 4 13.67 5 2 4.33 7 3 6.00 3 3 2.00 5 9 2.00 3 13 -1.33 38.00 34.00 26.67 279.186 - 2307 58 35

36 55 - BERAT KÜÇÜK 7 / E 13 3 12.00 4 2 3.33 6 2 5.33 0 5 -1.67 4 1 3.67 3 8 0.33 30.00 21.00 22.99 278.554 - 2316 59 36

37 57 - BEREN SU KAYHAN 7 / E 10 6 8.00 4 5 2.33 3 5 1.33 3 4 1.67 5 2 4.33 7 8 4.33 32.00 30.00 21.99 277.398 - 2339 60 37

38 69 - CEYLİN KARATAŞ 7 / E 9 7 6.67 4 3 3.00 6 3 5.00 2 5 0.33 4 6 2.00 7 8 4.33 32.00 32.00 21.33 266.229 - 2516 64 38

39 51 - BATUHAN KARACA 7 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 11 3.33 7 13 2.67 31.00 57.00 11.99 248.838 - 2760 70 39

40 17 - ALPEREN KÜPELİ 7 / E 7 11 3.33 4 6 2.00 6 3 5.00 3 5 1.33 3 13 -1.33 10 8 7.33 33.00 46.00 17.66 247.686 - 2772 71 40

41 61 - BERKAY KARABULUT 7 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 13 -0.33 3 17 -2.67 33.00 54.00 15.00 246.105 - 2796 73 41

42 9193 - ERGÜN CAN KANDEMİRİİS7 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 25.00 14.66 243.381 - 2833 75 42

43 110 - HİRANUR KARATAŞ 7 / A 7 11 3.33 4 5 2.33 1 6 -1.00 3 3 2.00 7 3 6.00 3 13 -1.33 25.00 41.00 11.33 242.960 - 2841 76 43

44 138 - METEHAN ARSLAN 7 / E 8 6 6.00 4 1 3.67 4 3 3.00 2 4 0.67 4 9 1.00 3 8 0.33 25.00 31.00 14.67 242.232 - 2848 77 44

45 98 - FULYA ATEŞ 7 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 35.00 54.00 17.00 242.170 - 2850 78 45
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46 77777 - ŞERİFE KARATAŞ 7 / B 6 9 3.00 1 5 -0.67 3 4 1.67 3 3 2.00 5 6 3.00 5 6 3.00 23.00 33.00 12.00 242.133 - 2852 79 46

47 180 - ZÜLEYHA KUŞGÖZ 7 / B 6 5 4.33 6 2 5.33 5 2 4.33 0 1 -0.33 1 5 -0.67 6 9 3.00 24.00 24.00 15.99 241.164 - 2867 81 47

48 111 - IRMAK BODUR 7 / D 9 7 6.67 5 4 3.67 5 5 3.33 2 4 0.67 1 2 0.33 3 10 -0.33 25.00 32.00 14.34 239.681 - 2891 83 48

49 9192 - ERGÜN CAN KANDEMİR İS7 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 6.67 6 14 1.33 16.00 24.00 8.00 237.604 - 2925 84 49

50 89 - EREN SAKALLIOĞLU 7 / D 12 7 9.67 1 6 -1.00 1 7 -1.33 0 4 -1.33 4 4 2.67 1 9 -2.00 19.00 37.00 6.68 237.340 - 2929 85 50

51 123 - MUSTAFA AYDOĞMUŞ 7 / A 8 6 6.00 6 2 5.33 4 5 2.33 3 7 0.67 3 14 -1.67 5 10 1.67 29.00 44.00 14.33 235.956 - 2952 87 51

52 80 - ELİF KANLI 7 / E 7 13 2.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 4 0.67 4 5 2.33 7 13 2.67 26.00 48.00 10.01 235.620 - 2958 88 52

53 120 - İSMAİL EGE GÜRLEYEN 7 / E 7 5 5.33 7 2 6.33 1 9 -2.00 0 3 -1.00 3 4 1.67 3 9 0.00 21.00 32.00 10.33 235.464 - 2961 89 53

54 53 - BELİNAY KÜÇÜK 7 / A 8 11 4.33 5 5 3.33 4 5 2.33 4 5 2.33 1 13 -3.33 9 10 5.67 31.00 49.00 14.66 234.999 - 2966 90 54

55 79 - ELANUR ÖZGÜR 7 / B 6 3 5.00 2 2 1.33 3 2 2.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 5 5 3.33 17.00 17.00 11.32 234.893 - 2969 91 55

56 173 - VELİ TÜRKER 7 / E 7 10 3.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 59.00 8.34 234.056 - 2984 92 56

57 95 - ESRA EKİCİ 7 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 5 5 3.33 3 4 1.67 1 12 -3.00 7 8 4.33 27.00 42.00 13.00 229.893 - 3054 94 57

58 153 - ONUR BİLGİÇ 7 / B 11 9 8.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 1 19 -5.33 29.00 61.00 8.67 225.734 - 3123 98 58

59 144 - İREM SU KOÇAK 7 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 13 -1.33 4 12 0.00 28.00 53.00 10.33 220.372 - 3192 100 59

60 172 - YAĞMUR ÖZDEMİR 7 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 26.00 64.00 4.68 211.633 - 3287 106 60

61 168 - YAĞIZ ÇANDIR 7 / A 7 13 2.67 2 6 0.00 3 5 1.33 2 6 0.00 4 12 0.00 4 14 -0.67 22.00 56.00 3.33 210.195 - 3302 107 61

62 16 - ALİHAN ÖRGEL 7 / E 6 5 4.33 3 3 2.00 3 5 1.33 1 3 0.00 0 8 -2.67 3 9 0.00 16.00 33.00 4.99 209.665 - 3311 108 62

63 531 - YUNUS EMRE AYDIN 7 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.66 207.859 - 3335 110 63

64 6528 - AHMET EREN KURUYAN 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 205.717 - 3376 111 64

65 147 - MUSTAFACAN KARATAŞ 7 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 200.823 - 3421 113 65

66 96 - FATMANUR EREN 7 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 3 1.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 23.00 62.00 2.33 200.084 - 3430 114 66

67 115 - İREM TEKDEMİR 7 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 197.733 - 3445 115 67

68 652 - YÜSRA KARAKAYA 7 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 19 -5.33 10 10 6.67 21.00 69.00 -1.99 192.567 - 3477 116 68


