
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KEPSUT Oktay Koçman Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.32 7.29 7.89 5.57 3.38 4.44 7.51 1.79 6.91 4.37 3.09 3.34 6.58 5.16 4.86 8.60 8.09 5.91 42.95 28.80 33.35 301.201

Okul Ortalaması 9.29 8.90 6.32 5.15 4.35 3.71 6.96 2.62 6.09 1.62 1.69 1.05 6.21 6.33 4.10 7.15 9.98 3.83 36.38 33.87 25.10 277.512

1 446 - NİSANUR DALKIRAN 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 16 4 14.67 15 5 13.33 75.00 15.00 70.00 433.211 - 310 4 1

2 461 - TUĞBA KARAMAN 8 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 2 3.33 16 2 15.33 13 7 10.67 64.00 18.00 58.00 399.037 - 630 7 2

3 413 - EMİNE FERHAN HIDIR 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 15 2 14.33 14 5 12.33 63.00 21.00 56.00 386.575 - 758 8 3

4 473 - YİĞİT KUTLU 8 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 1 3.67 9 1 8.67 12 5 10.33 60.00 11.00 56.34 377.315 - 841 10 4

5 427 - HATİCE NUR YÜKSEL 8 / A 14 5 12.33 6 3 5.00 10 0 10.00 7 1 6.67 13 5 11.33 9 10 5.67 59.00 24.00 51.00 360.588 - 1031 13 5

6 997 - SELİMHAN DURMAZ 8 / D 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 10 1 9.67 12 6 10.00 51.00 17.00 45.34 355.615 - 1078 14 6

7 408 - ECRİN GEN 8 / A 12 6 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 10 7 7.67 12 8 9.33 57.00 25.00 48.67 347.944 - 1166 17 7

8 367 - DAMLA YAGIZ 8 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 2 5.33 10 1 9.67 12 7 9.67 53.00 25.00 44.67 337.350 - 1288 21 8

9 13 - ECRİN ATİK 8 / A 8 10 4.67 6 3 5.00 9 1 8.67 1 2 0.33 13 4 11.67 12 7 9.67 49.00 27.00 40.01 335.409 - 1317 22 9

10 209 - AYŞE NUR DEMİRÖZER 8 / A 15 3 14.00 6 1 5.67 10 0 10.00 4 3 3.00 5 1 4.67 9 7 6.67 49.00 15.00 44.01 333.868 - 1338 25 10

11 444 - NEFİ ŞANSALAN 8 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 7 2 6.33 6 9 3.00 51.00 21.00 43.99 327.899 - 1409 26 11

12 438 - MELİH DÖNMEZ 8 / B 9 8 6.33 6 3 5.00 6 0 6.00 0 0 0.00 10 1 9.67 11 8 8.33 42.00 20.00 35.33 322.091 - 1472 27 12

13 273 - AZRA AYDOĞMUŞ 8 / B 11 7 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 7 2.67 10 9 7.00 51.00 28.00 41.67 311.724 - 1612 29 13

14 328 - BERAT ÇAKMAK 8 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 12 6 10.00 7 13 2.67 43.00 32.00 32.34 303.785 - 1720 31 14

15 146 - AHMET SÖZERİ 8 / A 12 5 10.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 3 -1.00 4 4 2.67 9 4 7.67 39.00 22.00 31.67 301.116 - 1771 32 15

16 362 - CEYHUN ÇOKER 8 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 14 6 12.00 6 14 1.33 40.00 40.00 26.65 294.158 - 1881 37 16

17 206 - AYŞE BODUR 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 1 3.67 12 5 10.33 5 10 1.67 41.00 35.00 29.33 292.456 - 1914 38 17

18 357 - BÜŞRA KUTLU 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 1 2.67 9 3 8.00 5 9 2.00 39.00 30.00 29.00 291.173 - 1946 41 18

19 419 - FATMA SUNA KIRDAN 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 8 7 5.67 9 11 5.33 41.00 39.00 28.00 288.529 - 1995 42 19

20 435 - KEREM SAĞLAM 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 4 1.67 10 10 6.67 37.00 30.00 27.01 282.401 - 2105 48 20

21 450 - PINAR SÜMEYYE ÇOBANOĞ8 / D 10 8 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 2 2 1.33 4 7 1.67 8 10 4.67 40.00 31.00 29.67 281.450 - 2130 51 21

22 467 - ÜMMÜHAN TURHAN 8 / D 8 10 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 7 8 4.33 9 10 5.67 37.00 35.00 25.33 278.864 - 2164 54 22
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Genel Ortalama 10.32 7.29 7.89 5.57 3.38 4.44 7.51 1.79 6.91 4.37 3.09 3.34 6.58 5.16 4.86 8.60 8.09 5.91 42.95 28.80 33.35 301.201

Okul Ortalaması 9.29 8.90 6.32 5.15 4.35 3.71 6.96 2.62 6.09 1.62 1.69 1.05 6.21 6.33 4.10 7.15 9.98 3.83 36.38 33.87 25.10 277.512

23 465 - UMUT DALKIRAN 8 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 8 3.33 6 14 1.33 34.00 40.00 20.65 269.680 - 2354 61 23

24 459 - ŞEVVAL NAZ OKUMUŞ 8 / D 10 8 7.33 7 2 6.33 9 0 9.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 8 7 5.67 35.00 26.00 26.33 266.460 - 2401 65 24

25 456 - SELİN AYDIN 8 / C 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 1 3 0.00 8 11 4.33 35.00 30.00 24.99 263.736 - 2454 67 25

26 307 - BARIŞ FİLİZ 8 / B 8 10 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 3 7 0.67 7 4 5.67 32.00 27.00 23.01 263.208 - 2464 68 26

27 452 - RASİMCAN BOZGÜL 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 10 0 10.00 0 0 0.00 4 4 2.67 6 14 1.33 34.00 34.00 22.66 261.785 - 2495 69 27

28 345 - BUĞLEM GÜVEN 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 3 -1.00 5 6 3.00 5 12 1.00 33.00 36.00 21.00 261.167 - 2509 71 28

29 462 - TUĞÇE SİLAHLI 8 / B 12 7 9.67 4 5 2.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 2 5 0.33 6 12 2.00 31.00 34.00 19.66 260.119 - 2521 72 29

30 455 - SEDANUR ŞAHİN 8 / C 6 12 2.00 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 5 7 2.67 8 10 4.67 33.00 34.00 21.68 259.507 - 2529 74 30

31 221 - AYŞE NUR İÇTEM 8 / C 10 6 8.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 1 0.67 5 10 1.67 5 11 1.33 32.00 37.00 19.67 259.109 - 2534 75 31

32 199 - ARDA BOZGÜL 8 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 0 3 -1.00 6 7 3.67 3 13 -1.33 33.00 39.00 20.01 255.494 - 2587 77 32

33 40 - ERDİ SAVRAN 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 5 5 3.33 8 12 4.00 31.00 42.00 17.00 255.015 - 2593 78 33

34 323 - SEMA KIRAY 8 / C 9 6 7.00 0 10 -3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 25.00 29.00 15.33 254.188 - 2602 79 34

35 469 - YAHYA ÇOLAK 8 / D 11 9 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 34.00 56.00 15.34 252.822 - 2623 81 35

36 237 - GÜLCAN GÜVEN 8 / B 10 7 7.67 6 3 5.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 11 -0.67 5 11 1.33 33.00 39.00 19.99 252.007 - 2636 82 36

37 50 - RÜMEYSA ÇAKIR 8 / D 9 9 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 0 1.00 2 3 1.00 7 13 2.67 29.00 35.00 17.34 251.485 - 2649 83 37

38 410 - EFECAN ÜSTÜN 8 / C 9 9 6.00 3 7 0.67 3 6 1.00 0 0 0.00 5 4 3.67 3 9 0.00 23.00 35.00 11.34 244.289 - 2754 87 38

39 448 - OĞUZ KEREM KÖSECİ 8 / B 9 5 7.33 2 2 1.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 20.00 16.00 14.66 243.181 - 2774 88 39

40 414 - EMİRHAN ÖZDEMİR 8 / A 5 13 0.67 6 4 4.67 5 3 4.00 0 0 0.00 7 7 4.67 5 14 0.33 28.00 41.00 14.34 241.923 - 2786 89 40

41 370 - DUYGU ALTINYILDIZ 8 / C 5 5 3.33 3 4 1.67 4 2 3.33 0 0 0.00 5 5 3.33 3 8 0.33 20.00 24.00 11.99 239.192 - 2832 91 41

42 105 - KÜRŞAT İKİZ 8 / C 3 17 -2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 29.00 61.00 8.67 227.204 - 3012 95 42

43 15 - YEZDA ŞEKER 8 / D 5 11 1.33 5 3 4.00 6 3 5.00 2 1 1.67 3 13 -1.33 6 10 2.67 27.00 41.00 13.34 226.754 - 3018 96 43

44 134 - YAĞIZ AYDIN ECRİN 8 / B 9 9 6.00 5 3 4.00 5 5 3.33 1 0 1.00 2 13 -2.33 4 12 0.00 26.00 42.00 12.00 226.344 - 3026 97 44

45 171 - ARAS ÖZDEMİR 8 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 5 0.33 1 8 -1.67 3 17 -2.67 29.00 47.00 13.32 224.087 - 3061 99 45
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Genel Ortalama 10.32 7.29 7.89 5.57 3.38 4.44 7.51 1.79 6.91 4.37 3.09 3.34 6.58 5.16 4.86 8.60 8.09 5.91 42.95 28.80 33.35 301.201

Okul Ortalaması 9.29 8.90 6.32 5.15 4.35 3.71 6.96 2.62 6.09 1.62 1.69 1.05 6.21 6.33 4.10 7.15 9.98 3.83 36.38 33.87 25.10 277.512

46 338 - UMUT KURUYAN 8 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 7 4 5.67 17.00 38.00 4.33 220.164 - 3114 101 46

47 445 - NİDA YAĞIZ 8 / C 8 8 5.33 3 7 0.67 3 3 2.00 1 2 0.33 2 9 -1.00 3 10 -0.33 20.00 39.00 7.00 219.767 - 3118 103 47

48 339 - BEYZA YAMAN 8 / B 7 11 3.33 2 6 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 4 9 1.00 18.00 36.00 6.00 216.326 - 3167 105 48

49 439 - MERİÇ EREN 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 14 -1.67 18.00 49.00 1.67 201.966 - 3336 110 49

50 468 - ÜMRENAZ ŞEN 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 18.00 62.00 -2.67 191.251 - 3413 114 50

51 429 - HÜSEYİN ŞAHİN 8 / C 5 13 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 15 -2.00 6 13 1.67 18.00 67.00 -4.32 190.736 - 3416 115 51

52 428 - HÜSEYİN KENAN ÖZTÜRK 8 / C 3 17 -2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 16.00 64.00 -5.34 189.104 - 3424 116 52


