
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KEPSUT Oktay Koçman Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.74 6.19 5.68 5.87 3.57 4.68 4.43 4.87 2.80 4.44 4.17 3.05 7.62 5.47 5.80 7.68 6.36 5.56 37.77 30.63 27.56 312.275

Okul Ortalaması 7.33 6.19 5.27 6.74 3.07 5.72 4.63 5.07 2.94 4.70 4.07 3.35 7.48 5.15 5.77 7.93 6.70 5.69 38.81 30.26 28.73 314.733

1 189 - HASAN BAYAR 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 14 1 13.67 7 8 4.33 56.00 19.00 49.67 397.607 - 750 13 1

2 277 - ZEYNEP SÖKÜK 5 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 9 6 7.00 56.00 19.00 49.68 391.118 - 838 15 2

3 224 - KUBİLAY ZORBAZ 5 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 4 3 3.00 8 2 7.33 11 2 10.33 11 4 9.67 52.00 18.00 46.00 383.932 - 935 16 3

4 54 - BERAT EREN 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 3 4.00 10 2 9.33 11 4 9.67 48.00 22.00 40.67 368.071 - 1188 23 4

5 106 - EMİRHAN DAYAN 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 6 4 4.67 8 1 7.67 7 4 5.67 9 6 7.00 51.00 19.00 44.68 366.317 - 1225 25 5

6 266 - YAĞMUR NAZ ERBOZ 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 8 5 6.33 9 6 7.00 48.00 25.00 39.66 354.780 - 1399 31 6

7 59 - BERKAN ATEŞ 5 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 5 5 3.33 3 5 1.33 8 4 6.67 9 5 7.33 42.00 25.00 33.66 342.095 - 1581 34 7

8 108 - EMİRHAN DENİZ 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 10 1.67 11 4 9.67 46.00 29.00 36.34 335.091 - 1708 36 8

9 244 - MUHAMMED TUĞRA TOSUN5 / A 8 5 6.33 7 3 6.00 7 2 6.33 8 1 7.67 6 3 5.00 8 7 5.67 44.00 21.00 37.00 333.464 - 1730 39 9

10 142 - FARUK ABAY 5 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 3 1 2.67 6 0 6.00 9 5 7.33 38.00 19.00 31.66 331.034 - 1771 43 10

11 74 - EBRA BERİL KUŞAKSIZ 5 / C 5 3 4.00 8 1 7.67 5 5 3.33 4 5 2.33 7 2 6.33 10 5 8.33 39.00 21.00 31.99 328.560 - 1811 45 11

12 124 - EYMEN AYAZ ERDOĞAN 5 / C 10 3 9.00 5 4 3.67 5 4 3.67 0 0 0.00 10 3 9.00 5 6 3.00 35.00 20.00 28.34 328.185 - 1821 46 12

13 255 - ÖMER FARUK KOCA 5 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 7 5.67 7 8 4.33 45.00 30.00 35.00 326.680 - 1849 47 13

14 274 - ZEYNEP DURU AKTAŞ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 7 4 5.67 7 8 4.33 41.00 30.00 31.00 321.068 - 1935 50 14

15 275 - ZEYNEP MERVE MEMİŞ 5 / C 4 1 3.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 7 1 6.67 7 8 4.33 38.00 19.00 31.67 319.218 - 1962 52 15

16 47 - BELİNAY GÜLSER 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 11 4 9.67 10 5 8.33 36.00 39.00 23.00 313.069 - 2075 57 16

17 71 - CEYLİN ERTOP 5 / C 6 8 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 8 3 7.00 10 5 8.33 37.00 33.00 25.99 312.596 - 2087 58 17

18 200 - HÜSNA ÖZKAN 5 / C 4 9 1.00 5 5 3.33 3 6 1.00 7 2 6.33 8 4 6.67 9 6 7.00 36.00 32.00 25.33 299.803 - 2280 61 18

19 102 - ELİFSU YÖRÜK 5 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 8 7 5.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 291.358 - 2402 66 19

20 117 - EYLÜL KIRAY 5 / A 6 8 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 34.00 40.00 20.66 284.190 - 2497 69 20

21 231 - MEHMET BODUR 5 / B 6 5 4.33 6 4 4.67 4 5 2.33 1 7 -1.33 5 5 3.33 5 7 2.67 27.00 33.00 16.00 268.621 - 2727 74 21

22 260 - SELAHATTİN KARATAŞ 5 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 30.00 45.00 14.99 264.502 - 2787 76 22
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23 177 - HANİFE NAZ TÜRKER 5 / A 7 6 5.00 5 4 3.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 30.00 42.00 16.00 262.082 - 2819 78 23

24 257 - RAVZA NUR GÜVEN 5 / A 2 11 -1.67 6 3 5.00 3 7 0.67 3 3 2.00 6 5 4.33 7 8 4.33 27.00 37.00 14.66 256.992 - 2899 81 24

25 272 - YUSUF FİLİZ 5 / C 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 8 6 6.00 27.00 42.00 13.01 245.762 - 3030 83 25

26 261 - SÜLEYMAN EFE GEN 5 / B 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 7 5.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.68 240.311 - 3086 85 26

27 252 - NURTEN ÇAKIR 5 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 6 0.00 4 11 0.33 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 231.292 - 3189 88 27


