
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KEPSUT Oktay Koçman Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.82 6.01 5.82 4.73 4.59 3.20 5.24 3.96 3.93 4.62 3.89 3.32 8.07 4.84 6.46 7.27 5.84 5.33 37.76 29.12 28.05 314.925

Okul Ortalaması 7.02 6.33 4.91 4.39 4.80 2.79 4.48 4.74 2.90 4.78 4.26 3.36 6.98 6.17 4.92 7.67 5.74 5.76 35.33 32.04 24.64 299.905

1 1 - AHMET ATASOY 6 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 14 1 13.67 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 450.537 - 165 2 1

2 167 - HÜSEYİN ARSLAN 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 13 2 12.33 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 436.248 - 288 5 2

3 10 - ALPAY AY 6 / A 11 3 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 12 3 11.00 58.00 16.00 52.67 416.099 - 493 7 3

4 121 - ELANUR ÖZEL 6 / C 11 1 10.67 3 4 1.67 6 2 5.33 9 0 9.00 13 1 12.67 11 1 10.67 53.00 9.00 50.01 408.351 - 588 9 4

5 150 - FURKAN EFE KAHRAMAN 6 / A 10 4 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 13 2 12.33 11 4 9.67 55.00 19.00 48.67 400.379 - 704 11 5

6 197 - ÖMER YAĞIZ BÜYÜK 6 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 3 9.00 11 4 9.67 54.00 18.00 48.01 388.409 - 883 13 6

7 118 - ELA NUR AKBOĞA 6 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 11 3 10.00 12 2 11.33 54.00 19.00 47.66 387.940 - 893 14 7

8 43 - BURAK KARABULUT 6 / B 11 4 9.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 13 2 12.33 9 6 7.00 51.00 24.00 43.00 383.060 - 959 15 8

9 93 - ECE NAZ KANLI 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 6 7.00 11 4 9.67 53.00 22.00 45.67 378.022 - 1017 16 9

10 202 - SAFFET YİĞİT ÇETİN 6 / C 8 4 6.67 6 3 5.00 5 3 4.00 8 2 7.33 10 1 9.67 11 1 10.67 48.00 14.00 43.34 375.010 - 1068 18 10

11 14 - ASUDE ALKAN 6 / C 10 3 9.00 6 3 5.00 7 2 6.33 8 1 7.67 8 3 7.00 10 2 9.33 49.00 14.00 44.33 371.183 - 1124 21 11

12 184 - SÜMEYYE ÇAKAN 6 / C 11 1 10.67 6 3 5.00 6 3 5.00 2 5 0.33 12 1 11.67 7 5 5.33 44.00 18.00 38.00 369.980 - 1133 22 12

13 137 - EREN BAYRAM 6 / A 11 2 10.33 6 4 4.67 6 2 5.33 9 1 8.67 5 4 3.67 11 3 10.00 48.00 16.00 42.67 359.578 - 1285 26 13

14 216 - YAĞIZ EMİR DİNÇ 6 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 9 3 8.00 11 4 9.67 44.00 28.00 34.67 344.618 - 1493 29 14

15 28 - BAYRAM ÇOKER 6 / D 8 6 6.00 5 5 3.33 5 3 4.00 6 2 5.33 11 2 10.33 5 3 4.00 40.00 21.00 32.99 336.831 - 1596 30 15

16 225 - ZEHRA AVCI 6 / C 7 4 5.67 3 6 1.00 5 5 3.33 4 3 3.00 12 3 11.00 7 5 5.33 38.00 26.00 29.33 331.992 - 1673 34 16

17 215 - YAĞIZ EFE BAL 6 / C 5 10 1.67 6 2 5.33 5 3 4.00 6 3 5.00 7 3 6.00 10 3 9.00 39.00 24.00 31.00 319.006 - 1857 37 17

18 186 - MEHMETALP KÖPRÜLÜ 6 / C 11 4 9.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 39.00 36.00 27.00 318.150 - 1870 38 18

19 217 - YAĞMUR BİLGİÇ 6 / B 7 6 5.00 4 5 2.33 6 2 5.33 6 3 5.00 7 6 5.00 8 5 6.33 38.00 27.00 28.99 311.600 - 1971 40 19

20 26 - AZRA SERAY ACAR 6 / C 9 5 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 7 4.67 8 6 6.00 38.00 34.00 26.67 309.282 - 2008 43 20

21 21 - AYDIN EMİR AYDEMİR 6 / B 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 38.00 37.00 25.65 306.065 - 2048 45 21

22 183 - İSMAİL KURTULUŞ 6 / C 2 6 0.00 3 4 1.67 5 3 4.00 6 3 5.00 10 2 9.33 7 6 5.00 33.00 24.00 25.00 301.857 - 2093 46 22
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Genel Ortalama 7.82 6.01 5.82 4.73 4.59 3.20 5.24 3.96 3.93 4.62 3.89 3.32 8.07 4.84 6.46 7.27 5.84 5.33 37.76 29.12 28.05 314.925

Okul Ortalaması 7.02 6.33 4.91 4.39 4.80 2.79 4.48 4.74 2.90 4.78 4.26 3.36 6.98 6.17 4.92 7.67 5.74 5.76 35.33 32.04 24.64 299.905

23 194 - NURBANU YILMAZ 6 / A 6 7 3.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 4 5 2.33 6 7 3.67 11 4 9.67 35.00 34.00 23.68 297.895 - 2158 49 23

24 1847 - İSMAİL YILMAZ 6 / C 5 2 4.33 5 3 4.00 2 4 0.67 6 1 5.67 5 3 4.00 5 3 4.00 28.00 16.00 22.67 286.233 - 2310 51 24

25 228 - ARDA ÇALIŞKAN 6 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 282.819 - 2347 53 25

26 196 - ÖMER ASAF ARSLAN 6 / D 7 7 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 5 8 2.33 8 6 6.00 33.00 37.00 20.66 282.778 - 2350 54 26

27 145 - ERTUĞRUL TÜFEKCİ 6 / B 8 5 6.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 9 6 7.00 35.00 38.00 22.34 275.820 - 2446 56 27

28 212 - ELİF TUANA ERTUNA 6 / C 6 5 4.33 4 5 2.33 3 3 2.00 5 2 4.33 2 2 1.33 7 4 5.67 27.00 21.00 19.99 274.197 - 2469 57 28

29 219 - YAKUP ERTOP 6 / B 6 7 3.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 8 4.33 5 7 2.67 31.00 39.00 18.00 272.839 - 2484 61 29

30 38 - BUĞLEM AYGÜN 6 / A 2 10 -1.33 3 4 1.67 5 5 3.33 6 2 5.33 7 6 5.00 7 4 5.67 30.00 31.00 19.67 272.425 - 2491 62 30

31 114 - EGEMEN KAYA 6 / B 4 11 0.33 4 5 2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 9 5 7.33 27.00 46.00 11.66 256.435 - 2692 67 31

32 205 - SERCAN ERGÜVEN 6 / C 5 7 2.67 2 6 0.00 1 6 -1.00 6 4 4.67 2 9 -1.00 9 3 8.00 25.00 35.00 13.34 249.489 - 2761 72 32

33 211 - TARIK BAŞ 6 / B 4 4 2.67 3 2 2.33 1 6 -1.00 2 4 0.67 5 5 3.33 4 4 2.67 19.00 25.00 10.67 249.375 - 2764 73 33

34 188 - MUHAMMED MUSTAFA YIKI6 / D 6 8 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 3 -1.00 3 10 -0.33 7 7 4.67 24.00 40.00 10.67 243.752 - 2819 76 34

35 223 - YÜKSEL AYDIN 6 / B 7 8 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 233.579 - 2953 83 35

36 32 - BEREN ERTOP 6 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.65 232.074 - 2968 85 36

37 238 - TUĞÇE ERDEN 6 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 229.079 - 2997 86 37

38 227 - ZEYNEP TÜFEKCİ 6 / C 2 8 -0.67 1 5 -0.67 2 6 0.00 4 3 3.00 4 2 3.33 2 7 -0.33 15.00 31.00 4.66 218.737 - 3091 90 38

39 22 - AYLİN AYDOGANSANEM 6 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 21.00 54.00 2.99 216.102 - 3116 91 39

40 5 - ALİ BOSTAN 6 / C 2 6 0.00 2 4 0.67 3 3 2.00 1 4 -0.33 2 8 -0.67 5 6 3.00 15.00 31.00 4.67 216.097 - 3117 92 40

41 185 - KORAY EFE GÜVEN 6 / C 5 10 1.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 3 12 -1.00 4 10 0.67 21.00 50.00 4.33 212.739 - 3156 96 41

42 1887 - MUHAMMED MUSTAFAM YIK6 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 208.273 - 3201 97 42

43 9 - ALİ OSMAN KAYA 6 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 206.411 - 3220 98 43

44 195 - OĞUZHAN EMİR 6 / C 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 17.00 58.00 -2.33 202.156 - 3255 99 44

45 11 - ARDA 6 / D 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 14 -3.67 10 5 8.33 17.00 58.00 -2.34 194.903 - 3294 101 45
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46 58 - BÜŞRA TUNÇATAN 6 / D 0 15 -5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 16.00 59.00 -3.66 177.210 - 3346 104 46


