
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KEPSUT 219-Oktay Koçman Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL-2 12382 9804 109 39

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.76 7.54 7.24 5.47 3.10 4.44 6.91 2.24 6.16 5.22 2.32 4.44 7.73 4.47 6.24 9.10 7.46 6.61 44.18 27.14 35.14 308.410

Okul Ortalaması 9.23 8.49 6.40 6.38 3.15 5.33 6.74 2.64 5.86 2.54 1.41 2.07 6.41 5.41 4.61 8.10 8.49 5.27 39.41 29.59 29.55 289.730

1 446 - NİSANUR DALKIRAN 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 19 1 18.67 16 4 14.67 79.00 11.00 75.34 457.235 394 316 1 1

2 413 - EMİNE HIDIR 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 17 3 16.00 13 7 10.67 68.00 22.00 60.67 395.872 1846 1466 5 2

3 427 - HATİCE NUR YÜKSEL 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 16 1 15.67 11 5 9.33 66.00 17.00 60.34 393.855 1910 1514 6 3

4 473 - YİĞİT KUTLU 8 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 8 2 7.33 15 4 13.67 63.00 13.00 58.67 383.602 2239 1787 8 4

5 444 - ŞANSALAN NEFİ 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 1 6.67 16 4 14.67 61.00 16.00 55.68 368.406 2755 2203 12 5

6 461 - TUĞBA KARAMAN 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 12 6 10.00 10 9 7.00 58.00 26.00 49.33 359.187 3076 2446 14 6

7 206 - AYŞE BODUR 8 / A 17 2 16.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 1 3.67 10 3 9.00 7 11 3.33 53.00 21.00 46.00 349.352 3502 2788 16 7

8 312 - BAYRAM KOÇ 8 / A 15 4 13.67 6 4 4.67 8 1 7.67 2 1 1.67 11 2 10.33 9 11 5.33 51.00 23.00 43.34 347.601 3589 2857 18 8

9 13 - ECRİN ATİK 8 / A 16 4 14.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 12 4 10.67 8 10 4.67 48.00 26.00 39.34 342.969 3776 2997 19 9

10 367 - DAMLA YAGIZ 8 / B 10 8 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 1 6.67 9 3 8.00 12 8 9.33 56.00 22.00 48.67 342.658 3790 3008 20 10

11 450 - PINAR ÇOBANOĞLU 8 / D 12 6 10.00 4 4 2.67 9 1 8.67 5 2 4.33 5 3 4.00 12 8 9.33 47.00 24.00 39.00 319.161 4949 3944 27 11

12 209 - AYŞENUR DEMİRÖZER 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 0 4.00 5 2 4.33 8 9 5.00 47.00 21.00 40.00 318.056 4995 3980 28 12

13 997 - SELİMHAN DURMAZ 8 / D 6 14 1.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 9 4 7.67 13 6 11.00 47.00 30.00 37.00 313.037 5238 4171 32 13

14 465 - UMUT DALKIRAN 8 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 6 13 1.67 14 6 12.00 42.00 37.00 29.67 297.716 6086 4857 38 14

15 146 - AHMET SÖZERİ 8 / A 10 10 6.67 6 3 5.00 6 4 4.67 2 0 2.00 3 2 2.33 11 6 9.00 38.00 25.00 29.67 290.669 6502 5197 43 15

16 456 - SELİN AYDIN 8 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 2 1.33 6 3 5.00 4 13 -0.33 39.00 31.00 28.66 285.055 6836 5459 46 16

17 408 - ECRİN GEN 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 2 4.33 7 10 3.67 9 9 6.00 42.00 40.00 28.66 283.659 6921 5522 48 17

18 419 - FATMA SUNA KIRDAN 8 / A 6 12 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 5 1.33 8 6 6.00 11 9 8.00 38.00 42.00 23.99 280.450 7142 5701 52 18

19 273 - AZRA * DOĞMUŞ 8 / B 8 12 4.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 4 0.67 7 11 3.33 41.00 32.00 30.33 268.766 7901 6308 57 19

20 50 - RÜMEYSA ÇAKIR 8 / D 8 12 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 6 0.00 5 7 2.67 8 10 4.67 36.00 42.00 22.01 264.568 8204 6557 60 20

21 414 - EMİRHAN ÖZDEMİR 8 / A 9 8 6.33 8 2 7.33 2 0 2.00 0 0 0.00 4 7 1.67 6 9 3.00 29.00 26.00 20.33 260.564 8489 6783 62 21

22 455 - SEDANUR ŞAHİN 8 / C 7 13 2.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 0 3.00 5 9 2.00 7 10 3.67 35.00 39.00 22.01 257.031 8724 6980 65 22
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Genel Ortalama 9.76 7.54 7.24 5.47 3.10 4.44 6.91 2.24 6.16 5.22 2.32 4.44 7.73 4.47 6.24 9.10 7.46 6.61 44.18 27.14 35.14 308.410

Okul Ortalaması 9.23 8.49 6.40 6.38 3.15 5.33 6.74 2.64 5.86 2.54 1.41 2.07 6.41 5.41 4.61 8.10 8.49 5.27 39.41 29.59 29.55 289.730

23 345 - BUĞLEM GÜVEN 8 / B 9 10 5.67 6 3 5.00 5 5 3.33 0 0 0.00 4 6 2.00 7 13 2.67 31.00 37.00 18.67 256.453 8767 7018 66 23

24 237 - GÜLCAN GÜVEN 8 / B 7 7 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 2 1 1.67 3 7 0.67 6 10 2.67 32.00 30.00 22.02 255.725 8812 7053 67 24

25 468 - ÜMRENAZ ŞEN 8 / D 9 9 6.00 6 3 5.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 3 9 0.00 5 5 3.33 29.00 30.00 19.00 252.726 9017 7221 69 25

26 323 - SEMA KIRAY 8 / C 9 9 6.00 8 1 7.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 7 1.67 2 11 -1.67 31.00 30.00 21.00 251.671 9110 7298 71 26

27 40 - ERDİ SAVRAN 8 / A 4 10 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 4 7 1.67 9 9 6.00 29.00 35.00 17.34 248.962 9336 7467 74 27

28 422 - GÜL HASRET ÖZBEK 8 / B 5 11 1.33 7 2 6.33 8 2 7.33 1 3 0.00 4 3 3.00 4 10 0.67 29.00 31.00 18.66 246.221 9534 7626 77 28

29 438 - MELİH DÖNMEZ 8 / B 4 8 1.33 5 4 3.67 4 1 3.67 0 0 0.00 4 6 2.00 7 7 4.67 24.00 26.00 15.34 245.111 9601 7684 78 29

30 222 - AYŞEGÜL SEZEN 8 / B 7 11 3.33 7 2 6.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 4 1.67 4 11 0.33 28.00 30.00 17.99 244.546 9641 7711 79 30

31 462 - TUĞÇE SİLAHLI 8 / B 6 12 2.00 3 6 1.00 7 3 6.00 1 0 1.00 5 4 3.67 4 8 1.33 26.00 33.00 15.00 244.204 9658 7726 80 31

32 452 - RASİMCAN BOZGÜL 8 / B 5 11 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 3 0.00 4 5 2.33 6 7 3.67 26.00 36.00 13.99 241.838 9841 7871 85 32

33 445 - NİDA YAGİZ 8 / C 2 10 -1.33 4 3 3.00 6 2 5.33 1 5 -0.67 5 9 2.00 8 6 6.00 26.00 35.00 14.33 240.269 9945 7955 87 33

34 166 - ANIL EŞSİZ 8 / B 7 7 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 0 1.00 3 9 0.00 5 10 1.67 27.00 35.00 15.34 239.959 9967 7975 88 34

35 221 - AYŞENUR İÇTEM 8 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 5 13 0.67 7 10 3.67 28.00 43.00 13.68 239.606 9991 7995 89 35

36 199 - ARDA BOZGÜL 8 / B 7 10 3.67 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 3 9 0.00 26.00 33.00 15.00 232.163 10524 8415 95 36

37 339 - BEYZA YAMAN 8 / B 8 9 5.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 3 4 1.67 2 12 -2.00 22.00 36.00 10.00 229.544 10691 8548 96 37

38 370 - DUYGU 8 / C 4 7 1.67 1 5 -0.67 3 3 2.00 1 3 0.00 5 7 2.67 4 6 2.00 18.00 31.00 7.67 229.190 10717 8568 97 38

39 435 - KEREM SAĞLAM 8 / B 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 6 1.00 0 0 0.00 3 7 0.67 6 8 3.33 21.00 37.00 8.67 221.810 11166 8927 103 39


